AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

Subsecretaria del Interior

Division Administracién y Finanzas RESOLUCION EXENTA N° 1.212

SANTIAGO, 28 DE FEBRERO DEL 2019.

MINISTERIO DEL R
INT j
Y SEGURIDAD PUBLEI%IEREJ

T VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
12 AR 2019 1.028 y 1.263, ambos del afic 1975, el Decreto N° 1.978
OFICINA DE paRT f del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad
TOTALMENTE TRAMI%?DOf del Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
. === para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 52 del 12 de Febrero del

2019.

RESUELVO:

1= AUTORIZASE a don MARCELO
ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.UT. N°
10.605.839-3, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de febrero al 31 de diciembre de 2019, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempefio de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

2= De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucién
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

3= La Poéliza de Fidelidad
Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

¢

Div. Adm. y Finanzas
Diario Oficial

Depto. Finanzas
Oficina de Partes

243363 .
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Memo N° ,7')

SANTIAGO, 17 JUN 2019

DE : JUAN JORGE LAZO RODRIGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL

A - CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, remito a Ud. boletas de rendicion de caja chica,
correspondiente a gastos realizados al 5 de junio del presente afio, cuyo monto
asciende a la suma de $101.090.-

Imputese al item 22.12.002 “Gastos Menores”

Sin otro particular saluda atentamente,

N
JILR/RUN/FIL/M
DISTRIBYCION:

e La indicada
¢ Archivo (Dpto. Diario Oficial)
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LY T e ——
FOSLS EiR. a o =

EGlK-87 #0020141

[

Fecha 05/05/2019

de 15126 3 15:37
TERTFG

2. Banderg 50700

£/ 200m 313

c/60seg, ¥01T

TOTAL & Pasap
B.Banders ¢ 0300
003000mt s $01353
0002 min, $00240

+

T0TaL# 02510




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n° 26

FECHA
13-05-2019
PAGADOA: Irma Ortiz
POR CONCEPTO : Taxi Traslado director Diario Oficial

‘/'7
11.530 \ o«
FIRMA

w7 T < 49308




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA 0O1.

N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION |  VALOR
6255 09-05-19 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 3.290
20141 | 09-05-19 | RETORNO A D. 0. 2.510

-




A807-73  1§17-52:

FECHR @5,85/2819
de 12126 3 12:35
A€ TRRIFD ¢
B.BANDERR 358343
c/288mts,  $BR13p
c/68se9,  23P13Ip

 TOTAL A PRGAR
5.BANDERA $088389
883208mts $892930

TOTALS BB277R



RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
9830 02-05-19 RETORNO A D. O. 2.960
1017-521 06-05-19 RETORNO A D.O. 2.770
[ (1 1 . | S —————————————— PR $5.730.-




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Tl el
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 26 de abril de 2019 10:34
Para: Irma Ortiz Rojas
ccC: Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: CAJA CHICA

Ok, autorizado. Proceder a solicitar con originales a Marcelo

EEE Roberto Vergara Navarrete

Administracon ¥ Finanzas

Ministerio del ;

Interior y Ministerio del Interior y Seguridad Péblica

Segund a d Direccion: Dr forres 3uane‘n 3511, Providencia, Santiago.
- " Teléfor: (56-2) 24863615

PUbh ca www. diarioficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas
Enviado el: miércoles, 24 de abril de 2019 17:08

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: CAJA CHICA

Para tu conocimiento.
Atte.

B lrma Ortiz Rojas

e Direccion
Ministerio del f
Interior y Ministerio del Intarior y Seguridad Peblica
Segund ad Direocion: IE;r. Torres Boonen #5171, Providencia, Santiago.
Tetéfono: (56-2) 24863623

Pablica www.diarioficial.cl



Alejandra Bravo Cordero

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2019 15:16

Para: Alejandra Bravo Cordero; Caja Chica Diario Oficial
CcC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Asunto: RE: Solicitud de reembolso por traslado

Ok. Autorizado

o A Roberta Vergara Navarrete
s TOTE 1} AR
Ministerio del
i ﬁte I’i or y Wiristerio del interior y Seguridad Piblica
Sﬁ gu ﬁdad Driveccion: D Torres Boonen #5171, Providenos, Ssobago
Pﬂb {iﬁa Teléfor: (56-21 24863615

woww chirioficial ol

De: Alejandra Bravo Cordero

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2019 15:13

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete; Caja Chica Diario Oficial

CC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Asunto: RE: Solicitud de reembolso por traslado facha 15/05/2019

"

$1.990 i

T, Zandera  $0300

30130

EEENEEEE  Alejandra Bravo C. A58
TATAL & PARER

Ministerio del 5.Bandera § 0300

Interior v ntinistecio del iInterior v Segarided Plbtica 0n2400mts 3?:“’22
P R S Wyt 0000 min, SO0
r S frres g ek, Santiapn, 7000 min, SHIDUD
Segui«;dad [ireorion: D Yorres Boonen #5411, Providence, Saotiagn .
- » TalGfom (562 24863052 )
?ubh ca voarw cianioficial of TiTalE 0O 1990

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2019 15:13

Para: Alejandra Bravo Cordero <abravoc@interior.gob.cl>; Caja Chica Diario Oficial <cajachicado@interior.gob.cl>
CC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez <mvilchesh@interior.gob.cl>

Asunto: RE: Solicitud de reembolso por traslado

Cuanto ¢?



Comprobante de Egreso de Dinero Folio n° 27

FECHA
13/05/2019
PAGADO A : Alejandra bravo
POR CONCEPTO : Taxi Traslado desde edificio Bicentenario

1,990 ;
— &L& C-/

RUT ! ,/{EE (ab(g 0¥9-Q




Francisco Jofré Lopez

De: Francisco Jofré Lopez
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 13:05
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Autorizacién Gasto Traslado
Roberto, SERVICIO TAXI
El total fue de $ 4.500 TRANSPORTE DE PASAJEROS
VIAJES ESPECIALES
DENTRO Y FUERA DE SANTIAGO
Ida $2.380 AEROPUERTO - CITY TOUR i
Regreso $2.120 , {“) j
B Santla,go,-"__d(e [ -V
Por Traslado Sr._— 7/ o~/ L EC cTE  JoRED.
Atte - Ry Bl 5 —",:‘... \
~FNevlis 2 N[ EATS ST VO
: Desde it LT
R Francisco Joi A PN
Encargado Contab Hasta

Ministeriodel  Diario Oficial Seccion

lnteﬂ(_)é yd pinste w4 = Hr. Contacto hr. Termino

S?gu.n a Telsfono: (56-2 2486362 Valor Tag $ N° Movil /20 /7" [ISL 56

Publica weoew. diariofical cl /

Valor Total $_Z2. 2D

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019
Para: Francisco Jofré Lopez <fjofre@interior.gob.cl>; Caja Chica Diario Oficial <cajachicado@interior.gob.cl>

Asunto: RE: Autorizaciéon Gasto Traslado

Ok, Cuanto fue ¢?
| BTZW?! # 63591
EEEEEISSEEE  Roberto Vergara Navarrete

Fecha: 17/05/2019

Encargado Administracion y Finanzas : .
Ministeriodel  Diaro Oficial o 12%221?912'44
'“teﬁﬂr y yainisterio del Interior y Seguridad Piblica B. BANDERA $0.300
Seguﬁdad Direccion: Dr. Torres Boanen #4511, Providencia, Santiago. c¢/200 m $000.140
- Telélona: (56-7) 24863615 c/60 seg $000.140
pUbhca wwwdirioficial.cl
TOTAL A PAGAR

B. BANDERA $0.300

De: Francisco Jofré Lopez 350?2?: iggé?ig
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 9:25 +...__:___
Para: Caja Chica Diario Oficial TOTAL $002.120

Asunto: Autorizacion Gasto Traslado

Estimado Roberto,

Buenos dias,

Solicito autorizacion para utilizar taxi de traslado a reunién en Banco Estado.

E| motivo es conocer para evaluar las alternativas de recaudacion a través de las plataformas del Banco Estado.
Francisco Atenas y el suscrito participaran de la reunion.

El gasto por traslado no superard los $ 10.000 ida y regreso.

1



Comprobante de Egreso de Dinero Folion®

FECHA
23-05-2019
PAGADOA: Francisco Jofre
POR CONCEPTO : traslado taxi reunion Banco Estado

28

4.500 P-4
FIRMA ,

RUT (222t 2118 - B




METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 21/05/19
HORA DE OPERACION: 14:17:21
NRO. DE OPERACION: 44
ESTACION: U Catolica
NRO. DE POS: 241
NRO. DE VENDEDOR: 18080199
NRO. DE CHIP 1388307138
NRO. TARJETA BIP! 26323333
SALDO ANTERIOR: $ 600
MONTO ENTREGADO: § 20.000
CARGA EFECTUADA: $ 10.000
YUELTO: $ 10.000
SALDO EN TARJETA: $ 10.600

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

wiw. tarjetabip.cl 6 600 730 0073

Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!,~o-accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en

WWw.metro.cl y obten mas
beneficios.

bW

1666702290




Comprobante de Egreso de Dinero

Folion®

FECHA
27-05-2019
PAGADOA: Mario Casas
,r\
POR CONCEPTO : Carga Tarjeta Bip N°26323333 '

29

10.000

FIRMA

RUT

//,4 2(’0

%f’/- /




Roberto Esteban Vergara Navarrete

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Roberto Esteban Vergara Navarrete

lunes, 27 de mayo de 2019 15:04

Mario Hernan Casas Farias; Caja Chica Diario Oficial

Alejandra Bravo Cordero; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
RE: Carga de tarjeta Vip

Ok. Pero parece que aun no hay caja chica..

Ministerio del
Interiory
Seguridad
Publica

Roberto Vergara Navarrete

Ministerio dal Intarior y Seguridad Pablica

Direccion: Dr. Torres Boonen 4511, Providencia, Santiago
laléfono: (%6-21 24863615

www.iiarioficial.cl

De: Mario Hernan Casas Farias

Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2019 16:45

Para: Caja Chica Diario Oficial

CC: Alejandra Bravo Cordero; Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Roberto Esteban Vergara Navarrete

Asunto: Carga de tarjeta Vip

Estimado, solicito $ 10.000 para carga de Tarjeta BIP N° 26323333 saldo actual $ 600

Atte.

Ministerio del
Interiory
Seguridad
Publica

Mario Casas

Ministerio del interior y Segundad Pablica

Direccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863617

www diariohcialcl



FUYLZ26 #60126

Fecha: 24/05/2019
de 14:24 g3 14:32
TARIFA
B. Bandera $000, 300
c/0200 m  $000. 130
c/060 seq, $000.130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera $000,300
02.800 mt $001.820
0001 min., $000.130

H0TAL % 002.250

GRACIAS POR SU’
* PREFERENCIA *
CEL 6600 4474

TUTAL ~ PAGAR

Janoera #0300
ts 302400
23¢ min. 350520

WTRK-11 #0035550

TOTAL & PAGAR

B.Bandera £ 0300
024200mt= $02730
0004 min. $00780

TATALF O3Z8 10




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
60126 24-05-19 SUBSECRETARIA DE INTERIOR $2.250
0019177 27-05-19 TRIBUNAL LABORAL CAUSA CORRAL $3.420
0035550 27-05-19 RETORNO TRIBUNAL LABORAL $3.810
$9.480.-

20



Comprobante de Egreso de Dinero Folion® 30
FECHA®
29-05-2019
PAGADOA: Roberto Vergara
\
POR CONCEPTO : Traslado Taxi concepto reuniony comparendo \ \

9.480 \
FIRMA

RUT ( )// %\L/%/O ,;\
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Comprobante de £greso de Dinero

Folion’

FECHA
29-05-2019
PAGADOA: Mario Rojas
POR CONCEPTO : Cartero, correos de Chile /\\

31

12.000

FIRMA

RUT




recha 1370372015
de 10:01 a 10:08
TARIFA
S.Bandera  $0300
cA200m 0130
c/olseg, 0130

andera $ 300
0O0mts 301950
1 min. $00130

Py

TUTALFE OZ380




4

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
19319 15-05-19 MINISTERIO DEL TRABAJO $2.380
40145 27-05-19 RETORNO D.O. $1.080
5502 27-05-19 RETORNO D.O. $1.470

TOTAL lllllll S0 000000000 RN OORERRORRORROS 9000000 ROO SRR ROORRRORRRTS (A IR RRN] $40930.-




!ORGE ANTONIO
ENAS SANCHEZ

LIBRERIA - BAZAR

Y CENTRO DE FOTOCOPI
CERRAJERIAY SERVICIOS
R.U.T.:10.478.5 g

Seminario 114, Providencia

Ciudad de Santiago
Tels.: 22 225 2214-22222 6914
Movil: 76

24162
||brer|am|Ika@gma| .com

Bazar & Librerfa

N° 183103

Boleta de Ventas y Servicios

L
|
\
|
\

\
\ CARLOBRIELELR.L.-RUT.:76.263.976 - 9]0-9516 0350~ SANTIAGO
l DUPLICADO: CLIENTE



Marcelo Antonio Vilches Hernandez '
AR ARSI A e B L e i

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2019 12:35
Para: Irma Ortiz Rojas

CC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: RE: Reembolso.

OK. Con original solicitar reembolso.

EEEEmEEEEET  Roberto

o £ 0

Vergara Navarrete

.

Y

stracion y Finanzas

Ministeriodel ¢ ci

Intaﬁﬁr y Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica

Seguﬁd ad Bireccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
- b E. Teléfon: (56-2) 24863615

Pu ca waw.dizrioficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2019 12:27
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Reembolso.

Envio boletos para su reembolso.
Atentamente.

Ministerio del

Interiory Ministerio del Invarior y Seguridad Pablics

Segu nd a d ?lrecx:l-:m: Or. §?rres Bgonen #511, Providenci, Santiago.
o l. Tetéfona: (562 24863623

PUb 1ca www.iharioficial.c



RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
183103 16-05-19 CERRAIJERIA: HACER LLAVE BARNO $700.-
DIRECCION.
TOTAL..c. e eceeceenereeeeseennesesssssssssssssssesssssassesssssns $700.-







Folion’ 33

FECHA
29-05-2019
PAGADOA: Roberto Vergara
POR CONCEPTO : Taxi Traslado Muni. De Provdencia / Direc. Obras Munic.

4.240

FIRMA

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
0048635 29-05-19 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA $2.120
0046228 29-05-19 RETORNO MUNICIPALIDAD DE $2.120

PROVIDENCIA

$4.240.-




COPEC

Primera en servicio

Direcsion 't AV SALVADOR 1368
Comuna : PROVIDENCIA
Cod. Eslacion : 6@101

RUT = : 76879808-1
R.Social : MULTI SERVICIOS AUTOMOTRICES LT
DA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS Y VENTA
: DE LUBRICANTES
C.Matriz : AV SALVADUR 1368
Comuna CM: PROVIDENCIA
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 995200800-7

Boleta Electronica: 616647
SI1 + Santiaso Oriente

Fecha Emision : 2018-05-28 ~ 17:24:63
Nro. transaccion : 601010080000651663
Surtidor $3

Medio de paso + EFECTIVO

Atendedor "t MARCO VILLOSLADA

Si fueras socio de Mundo Copec tu comPra
habriz »cumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Prodicic  Litros $rlts Total($)
19.424 618 - $ 12.004
§ 12,01

Ajuste egun ley nro. 28.956

TOTA, 4 PRGHR § .00

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20168512

Verifiaue documento en
htte:/7ww2. copec. clsdte

Primera en servicio

Direccion ¢ AV SALVADOR 1368
Comuna : PROVIDENCIA
Cod. Estacion : 60161

RUT : 76879806-1
EASOCial ¢ MULTI SERVICIOS AUTOMOTRICES LT
Gire : ESTACION DE SERVICIOS Y VENTA
: DE LUBRICANTES
C.Matriz : AV SALVADOR 1368
Comuna CM: PROVIDENCIA

Boleta Electronica: 616651
SII + Santiago Orjente

Fecha Emision i 2019-85-29 ~ 17:3%4:45
Nro. transaccion : 681010881559151845
Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor " MARCO VILLOSLADA

PRODUCTO  CANT ~ PREC.UNIT  TOTAL($)

BIDON KEROSENE 1 8430 $ 8.490

TOTAL § 8,490

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 28166512

Verifiaue documento en
htte:/ w2, copec.cl/dte




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°

FECHA
30-05-3019
PAGADOA: Rodrigo Bastias
POR CONCEPTO : Compra Petroleo Generador + Bidon

34

20.490 } QM
FIRMA [ | I A —
(L

w4 291

1
{

|




w

Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 17:08

Para: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela; Nataly Artemisa Cartes Cubillos

CcC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Alejandra Bravo Cordero
Asunto: RE: Compra de Petréleo y bidones

Compraron petroleo y envase ?

NSRS Roberto Vergara Navarrete

Lt

WIS U a0 Y i gl

Ministerio del ,
‘h‘ltaﬁm’ y Ministerio del interior y Seguridad Piblica
segundad (}lrectmn:'lgr‘. i’s:_wres Bc-mne:.n #5711, Prowvidencia, Santiago.
Pﬁbl Taléfora: (56-21 24863615

1Ca www.diarioficial.cl

De: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2019 17:29

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos; Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Asunto: RE: Compra de Petrédleo y bidones

Estimados, Marcelo me pasé $ 40.000.- se comprard un biddn de 20 o 25 Lts., mas el petrdleo.

Atte.

BN Rodrigo Bastias V.

Ministerio del  Diario Ofic:

‘ntenor y ministeria del Interior y Seguridad PMablica
Se gu nd a d Direccion: l%\r. Icar.res Baonen #511, Providencia, Santiago.
P.. bl Tetéfono: (56-2 248636328

ubtica www diarioficial.cl

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2019 17:11

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gob.cl>

CC: Caja Chica Diario Oficial <cajachicado@interior.gob.cl>; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
<mvilchesh@interior.gob.cl>; Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela <rbastiasv@interior.gob.cl>
Asunto: Compra de Petroleo y bidones

Roberto

Solicito favor autorizar la compra de 2 bidones de 25 Its. c/u y 50 Its. De petrdleo. Lo anterior para utilizar en carga de
grupo electrégeno.

Valor total aprox. $50.000.-

Atte.,



w

B -
Nataly Cartes

Diano Oficial

Ministerio del
: Ministerio del Interior y Seguridad Pablica
Inteﬂ? r y Direcoior: Dr. Torres Boonen #5171, Providencia, Santiago.
Segtsndad Tetéfono: (56-2) 24863630
Pﬁblic a www.diarioficialcl
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Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°

FECHA
03-06-2019
PAGADOA: Irma Ortiz
POR CONCEPTO : Traslado Taxi Director Diario Oficial
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RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
32282 30-05-19 RETORNO A D. O. $1.860




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2019 17:02
Para: Caja Chica Diario Oficial

CC: Irma Ortiz Rojas

Asunto: RV: Reembolso

Datos adjuntos: img20190530_15115696.pdf

Ok. Con original solicitar reembolso

NN Roberto Vergara Navarrete

ar minstracion y Fnanza
Ministerio del
'ntef 107 y Ministerio del Interior y Seguridad Piblica
4 iraceinm: 1 Op ey o Gooertiong
Segundad Direccion: Dr. Torres B‘fmnen #511, Providencia, Santiago.
.»b . Teléfone: (56-2) 24863615
pu hc‘a www.dizrioficial.cl

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2019 22:18
Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Fwd: Reembolso

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Irma Ortiz Rojas <iortizr@interior.gob.cl>

Fecha: 30 de mayo de 2019, 15:28:33 CLT

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gob.cl>
Asunto: Reembolso

Solicito reembolso.
Atte.



R T. - 76.568.660-1
BOLETA' ELECTRONICA No 000139439578
SI1 SANTIAGO ORIENTE

I s S
EASY RETAIL S.A. )
AMERICO VESPUCIO 1011
MAIPU - SANTIAGO

780980804843 CERRAD POMO BABO 7.390
SUB TOTAL ‘ 7.390
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.610

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
6 puntos mas
FECHA  HORA LOCAL CA TRX
30/05/19 18:23 0077 19 0226
ATENDIDO POR : EUGENIR FIGUE
LOCAL SAP © E503 - ] '
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Participa y Gana Gift Card de $150.000
Evalua-tu-experiencia de com
En httPi//www.easy.cl/encyes
TU OPINION.ES MUY' TMPORTANTEssete
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Esta boleta es indispensable para cambios
Y devoluciones, ror favor conservela
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19022601394395780
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Comprobante de Egreso de Dinero Folio n° 36

FECHA ‘ T
03-08-2019
PAGADO A : Mario Casas
POR CONCEPTO : Boton Dual Mujeres /Cerradura bafios Hombre A

13.880

FIRMA

RUT




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2019 10:00

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

cc: Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Compra de cerradura

Ok. autorizado

EEEEENEE Roberto Vergara Navarrete

Whynnistracon y iinanZas

Ministerio del

lnteﬂar y ministerio del iInterior y Seguridad Péblica

Segu“ d ad Direccion: Dr. Jorres Boonen #5171, Providencia, Santiago.
- N, Teléfona: (56-2) 24863615

Pablica www.diarioficial.cl

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Enviado el: jueves, 09 de mayo de 2019 12:29

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: Compra de cerradura

Roberto
Solicito autorizacion para compra de 1 cerradura para puerta de bafio de hombres del 2° piso, la cual se echd a perder.

Valor aprox. $10.000:7"
Atte.,

EE
Nataly Cartes

Ministerio del

: Ministerio del Interior y Seguridad Pablica
’ nteﬁ?r y Direccion: Or. Torres Boonen €511, Providencia, Santiago.
Segundad Tel&fono: (56-2) 24863630
Pﬁ b“Ca www diarioficial.cl



SODIMAC S. aA.

AU. PAJARITOS 4444
HATPU

SODIHAC S. 4. RUT : 96.792.430-§
AV. PRIARITOS 4444

HAIPU

DISTRIB. WATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 525697942 30/05/2019
CC:00088 CAJA:0023 CAJERD: 450 19:01:26

2320959 BOTON DURL 48KH WC
Cu ] X 6.490 6.490

TOTAL 6.499
(XA Y]
Fornas de Pago
EF 6499
Honto EF Cliente : 10.000
Vueltao EF 3.510
#12842-1818
CAJERR(O) REGINA DEL CARMEN ALEGRIA

*? 4{

TINBRE ELECTRONICO $.1.71.
RES. 115 de 2007
Verifique docunenta BN wuw.sodin

MM

00008830052019

GUARDE ESTA BOLETH vy PRESENTELA EN
CASO DE RECLAND 0 CAKBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODINAC USTED STEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE
PRRA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BCLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
Wuv.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 17:45

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

cc: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: RE: Compra de vélvula de descarga WC

Ok. Comprar

IS Roberto Vergara Navarrete

g nnEUracion y rinanias
Ministerio del
lﬂtEﬂ{!l’ y Ministerio del Interior y Seguridad Péblica
2l ireccion: o1 i iap
Segund ad Direcrion: Uf. '§?fres Boo.ne‘n #511, Providencia, Santiago.
Pﬁb& Tel&fona: (56-21 24863615
ica waw.diarioficial.ol

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 13:29

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: Compra de vélvula de descarga WC

Roberto
Solicito autorizacion para la compra de vélvula de descarga de WC, la cual se rompid en uno de los bafios del 2° piso.

El valor aprox. es de $20.000.-
Atte.,

s
Nataly Cartes

LA Y S O
thane undiat

Ministerio del
] Ministerio del Interior y Seguridad Pablica
‘nten ?r y Direccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Segundad Telgfono: (56-2) 24863630
Pﬁb lica wnw diarioficial ¢l



FGLX 82 - 10701

Fecha 31>05>2019
17:40 A 17:40

>55TARIFAS>>>>
B/Bandera $ 0300
C=200 Mts.$ 0130
C/60 Segs.$ 0130
TOTAL A PAGAR
B/Bandera $ 0300
002800 M $001820
000001Min 000130

e

Total § 002250

ARRLT
g.B8andera  3$0300
o/ 250n 50140
cAhsed, 0140

TOTAL & PAGAR
B.Bandera $ 0300
402800mts $01960
0007 min. $00980

N

TOTALFE O3240




