AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

Subsecretaria del Interior

Division Administracién y Finanzas RESOLUCION EXENTA N° 1.212

SANTIAGO, 28 DE FEBRERO DEL 2019.

MINISTERIO DEL R
INT j
Y SEGURIDAD PUBLEI%IEREJ

T VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
12 AR 2019 1.028 y 1.263, ambos del afic 1975, el Decreto N° 1.978
OFICINA DE paRT f del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad
TOTALMENTE TRAMI%?DOf del Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
. === para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 52 del 12 de Febrero del

2019.

RESUELVO:

1= AUTORIZASE a don MARCELO
ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.UT. N°
10.605.839-3, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de febrero al 31 de diciembre de 2019, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempefio de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

2= De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucién
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

3= La Poéliza de Fidelidad
Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

¢

Div. Adm. y Finanzas
Diario Oficial

Depto. Finanzas
Oficina de Partes

243363 .



Ministerio d
Interiory
Segurida
Piblica

Memo N° 121

LW

SANTIAGO, 14 MAY 2019

DE : JUAN JORGE LAZO RODRIGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, remito a Ud. boletas de rendicién de caja chica,
correspondiente a gastos realizados al 9 de mayo del presente afio, cuyo monto
asciende a la suma de $123.780.-

Imputese al item 22.12.002 “Gastos Menores”

Sin otro particular saluda atentamente,

e Archivo (Dpto. Diario Oficial)
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Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

12-04-2019

PAGADOA: Francisco Jofre

Folion®

POR CONCEPTO : CargA Tarjeta Bip N°16006737

Yyl

14

5.000

FIRMA

RUT

ZiN

J 7 B
Rz ¥ Y




MEIKY UE SANLIAGD

0N CARGA MONEDERO

.0 DE VENTA: 3
+ £ OPERACION: *  08/04/19

OPERACION:  15:18:47

OPERACION: 158

N: Baguedano_1

¢ POS: 258
VENDEDOR : 20053746

i~ CHIP 1635937240
‘RJETA BIPY 16006737

+ “NTERIOR: $ -10
- NTREGADO: $ 5.000

. - FECTUADA: $ 5.000
§$0

i+ N TARJETA: $ 4.990

% sUcomprobante

. o al Cliente Tarjeta bip!

jetabip.cl ¢ 60D 730 0073

IFelicitaciones!
una.de” 1as, promociones
Club bip!,..0-accede

. mundo de beneficios

. Ub Metro *lene para ti.

riate e inscribete en
Jmetro.cl y bt mas
heneficlos.

NP,

i
q
%
5
H
i

I

922005091903506265




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: lunes, 08 de abril de 2019 17:20

Para: Francisco Jofré Lépez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Carga Tarjeta Bip

Ok. autorizado

EEENEENENN Roberto Vergara Navarrete

Acrministracan y Finanzas
iat

Ministerio del Diario

»
interior y Ministerio del interior y Seguridad Pblica
Segurid ad Gireccian: Dr. forres Boonen 4511, Providencia, Santiago.

- M ‘ Tetéfona: (56-2 24863615
Pu ica www.diarioficial.cd

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: lunes, 08 de abril de 2019 13:50
Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Carga Tarjeta Bip

Roberto,
Buenas tardes,

Solicito autorizacién para recargar $ 5.000 en tarjeta bip 16006737
Para traslado por retiro sobres inapi.

Atte

M  Francisco Jofré Lopez

Fncargado Contshilidad
Ministeriodel Dizric 05cal
Interior y Ministerio del Imteriory Segurids d Prblica

3 Direccion: Dr. Tomes Boonen #511, Providenca, Santiago.
S?gundad Teléfono: (56- 2 24863620
Plblica wvew dirioficial.c|




Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

12-04-2019

PAGADO A :

Folion®

Irma Ortiz

POR CONCEPTO :

Taxi Traslado Director de Diario Oficial

15

8.480 /
Fiaa gﬂﬁﬁL

w5124 8208




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
15383 10-04-19 RETORNO A D. O. 1.080
50010 10-04-19 M. DE ECONOMIA 2.510
28528 11-04-19 RETORNO A D.O. 2.120

TOTAL




T0Z-78 40050010

czona 10/04,2019
e 14:38 3 15:09

THRIFA
5.2andera $0300
o 200m $0130
80509, $0130

TOTAL & PaBaR
B.Banders $ 0300
D02800mis $0:320
000% min. 300390

o
TOTaLE 02510

*CELIZ UTATE®

Fecha 2019
de 17: 3 17:21
TaRICY
B.Bands 0300
c/200m 130

c/60z89,  $0130




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
54920 10-04-19 | RETORNO A D. O. 2.770.-
LI 2 I U $2.770.-




Fechsa 00402019
de 12:29 3 2ray
TaRIFA
d.danders  $0300
c/200m 2130
C/605eg, 0170

TOTAL & Pagar
B.Banders s 0300
003000mz 31950
0004 mis, 10520




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 12 de abril de 2019 15:16
Para: Irma Ortiz Rojas

CC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: RE: Docto. de caja chica

Ok. Solicitar reembolso con documentos originales

PN Roberto Vergara Navarrete

Encargado Administracitn ¥ Finanzas
Ministeriodel  Disrio Oficial

[ nterior y Ministerio del Interior y Seguridad Pblica
Seguridad Direczion: Dr, Torres Boanen #511, Providencia, Santiago,
Pﬁm i Teléfona: (56-2) 24863615

ca www.diariaficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: viernes, 12 de abril de 2019 15:14
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Docto. de caja chica

Lo solicitado
Atte.

I  (rma Ortiz Rojas

Secretania de Direccian
Ministeriodel  Diario Oficiat

interior y Ministesio del Interior y Seguridad Ptblica

3 3 Direccion: Or. Yorres Boonen 511, Providentia, Sartiago.
Sggt{l’lda d Teléfona: (56-2) 24863623
Pu b“ca www diarioficial ol




Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

15-04-2019

PAGADO A :

Pablo Cordero

Folio n®

POR CONCEPTO :

compra Extencion Cable USB Impresora 5 mts.

5.000

FIRMA

RUT

16

(=




R.U.T: 9.896.306-5

BOLETA ELECTRONICA
N°30552

S$.1.Y - SANTIAGO CENTRO

BRUNO NIBALDO CONTRERAS CARG
GIRO; VENTA DE ARTICULOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES, ELECTRONICOS

ELECTRICOS, ELECTRODOMESTICOS,'
DEPORTIVOS, paRA EL HOGAR Y OFICINA

Casa Matriz: san Diego #965, Local 12, Santlago
Teléfonos: 226729705/ 226734058

Sucursal; San Diege 965, Local 36, Santiago
Bodaga: San Diego 965, Local 35, Santlago

Teléfonos: 226626859 I
Péagina web; Www.local12.cl / Www.tyccomputer ¢l
Emall: ventas @tyccomputer .cl/soporte@iocas 2¢lf Total
Emisidn : 15-04-2019 12:43:37 5.000
0d, elalle 0
Precio Unitario Cant Total
18030 CABLE USB IMPRESORA 5 MTS ) 2.000
2.500 2 5.000

TOTAL EXENTO:

| SRR G 4
Timbre Electronico S1 $0
Res 80 de 2014
a  web,
Medio de Pago: EFECTIVO mputer.cl
Paga Con: $6.000 - vueito:  gq mercado.

lo  invitamos 3 visitar nuestra web,
wWww.local12. ¢f o www.tyccomputer .cl
donde tenemas los mejores precio de| mercado,




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 12:06

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Pablo Andres Cordero
Aguilar; Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

Asunto: RE: Compra de cable USB

Ok. Autorizado...

I Roberto Vergara Navarrete

Encargade Administracidn y Finanzas
Ministeriodel  Disrio Oficial

£]
t“ter‘or y Ministeria del Interior y Seguridad Péblica
Segundad Gireccion; Ur. Torres Boonen 3511, Providencia, Santiago.
- b t Tetéfon: (56-2) 24863615
Pu ! ica www.charioficial ¢l

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 11:22

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Pablo Andres Cordero Aguilar; Rodrigo Patricio Bastias

Valenzuela
Asunto: Compra de cable USB

Estimado Roberto
Solicito autorizacidn para la compra de:

- Cable USB de 5 mts. para impresora
- Extensidn de cable USB de 5 mts.

Lo anterior, para cambiar de ubicacién impresora utilizada por el Director del Diario Oficial.

Valor total aprox. $15.000.-
Gracias.
Atte.,

W .1y Cartes

Dhario Oficial

Ministerio del N

: Ministerio del interiar y Segurs ica
’nten?r y Direccion; Dr. Yorres Boonen #5711, Providencia, Santiago.
Seguridad Tetéfono: (56-2 24863630
Pﬁbh ca www.diarioficial.cl



Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°
FECHA
17/04/2019
PAGADOA: Cristian Contreras
POR CONCEPTO : Carga tarjeta bip N°26323333

10,000

FIRMA

i’/h / "{\\

RUT

MRE), EYO-




e ———

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: (ARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: 4
FECHA DE OPERACION: 17/04/19
HORA DE OPERACION: 18:23:37
NRO. DE OPERACION: 291
ESTACION: P.Bmstamante
NRO. DE POS: - 929
NRO. Dr VENDEDOR: 10952584
NRO. DE CHIP 1388307138
NRO. TARJETA BIP! 26323333
SALDO ANTERIOR: $ 440
MONTO ENTREGADO: $ 10.000
CARGA EFECTUADA: $ 10.000
VUELTO: $0
SALDO EN TARJETA: $ 10.440

Conserve su comprobante
Servicio a) Cliente Tarjeta bip!

Wi, tarjetabip.cl 6 600 730 0073

Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
gue Ciub Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en

WWW. metro.cl v obten mds
beneficios.

L

01 02 Ou l




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Cristian Antonio Contreras Soto
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2019 13:53
Para: Caja Chica Diario Oficial

CC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: Recarga BIP

Estimado,

Se requiere la suma de $10.000, para carga de tarjeta Bip N°26323333, con el fin de realizar tramites de mensajeria
Diario Oficial.

Atte.,

N Cristian Contreras C.

Asistente (all Center
Ministeriodel Diario Oficial

Interior y Ministeria del Interior y Seguridad Pablica

e rid d Direccion: Dr. Torres Boanen #511, Providencia, Santiago.
S..g"f a Tetéfonoc (56-2 24863603
Publica www diaciaficialcl




Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

17-04-2019

PAGADOA :

Irma Ortiz

Folio n°®

POR CONCEPTO :

Viaje a Sl Y Retrono a D.Oficial

18

4.500

FIRMA

M\

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.

N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
20745 17-04-19_| SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 2.250
26445 17-04-19 | RETORNO A D. O. 2.250

TOTAL... o cceenernmncrtiniistisnntassessenssssssescsssesssasssssassosssns $4.500.-




DBRC-20 #0020745

TOTAL A PAGAR
B.Banders % (300
002600mts $01690
0002 min. $00260

THTDLAG #anai448

i?jﬂdjﬂﬂfﬁ

01,13 5 ti.o
Tﬂ@ffé U
Qzndany #0700
- #0470
ts; A




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2019 15:43
Para: Irma Ortiz Rojas

cC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: RE: CAJA CHICA

Ok. Autorizado.

Solicitar con documentos originales reembolso de dinero ..

PR Roberto Vergara Navarrete
Encargade Bdrmistracion y hinanzas
Ministeriodel  Diaric Ghicial

Interiory Ministerio del Interior y Seguridad Piblica
segund ad Direccion: Dr. Jorres Ew #511, Pravidentia, Santiago.
Pam. Tatbfor: (56-2 24863615

iKa wwaw diarioficial.c

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2019 15:24
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: CAJA CHICA

Envio boletas de transporte.
Attw.

I rma Ortiz Rojas

Secretaria de Direcaibn
Ministeriodel  Diaro Uficial
Interiory Ministerio del Invarior y Seguridad Plblica

Segund a d Qnrecmon: Or. Jorres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Py Teléfona: (56-2) 24863623
Pu bh ca www diarioficialol



Comprobante de Egreso de Dinero Folion® 19
FECHA
26-04-2019
PAGADOA: Irma Ortiz
POR CONCEPTO : Taxi Traslado director Diario Oficial l

3.460 C
FIRMA e Wpier &

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
40963 22-04-19 | RETORNO A D.O. 1.600
1808 24-04-19 | RETORNO A D. O. 1.860







Comprobante de Egreso de Dinero Folion®
FECHA
06-05-2019
PAGADOA: MARIO ROJAS
POR CONCEPTO : VALE CARTERO

20

N

12.000

FIRMA

RUT
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Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

06-05-2019

PAGADOA: MARIO ROJAS

Folio n°

POR CONCEPTO : VALE CARTERO

s

20

S 12.000

FIRMA -~

RUT

Y
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=
k
N

)

2 Crll

Recibi/@&Y sefior: @M.— Zjﬂ W“‘ﬂ
Cal/e@ { %‘%y ,:t,/
La cantidad de § // 2 \

‘porla coanond ncig durante el meS(e%
e )
de _° 4
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\ ¢ /7% Marlo Réjas Marir
CARTERO

Firma Nombre del cartero
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Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°
FECHA
08-05-2019
PAGADOA: MARIO CASAS
POR CONCEPTO : craga Tarjet BIP 26323333

24

10.000

FIRMA

RUT
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METRO DF SANTIAGO

OPERACION: ~ CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: "4
FECHA DE OPERACION:  08/05/19
HORA DE OPERACION: 11:04:57
NRO. DE OPERACION: 365
ESTACION: Salvador
NRO. DE POS: 273
NRO. DE VENDEDOR: 15820582
NRO. DE CHIP - 1388307138
NRO. TARJETA BIP! 26323333

SALDO ANTERIOR:. - - - $ 1,120
MONTO ENTREGADO: * - * ¢ 10.000
CARGA EFECTUADA® ~ "' § 10.0b0
VUELTO: $0
SALDO EN TARJETA: $ 11.120

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

W tarjetabip.cl 6 600 730 0073

IFelicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, ¢ accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en

WdW.metro.cl v obten mas
beneficios,

937015319666703250




Alejandra Bravo Corclilero

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: miércoles, 08 de mayo de 2019 18:10

Para: Mario Hernan Casas Farias; Caja Chica Diario Oficial

cc: Alejandra Bravo Cordero; Margarita Elena Vilches Mellado
Asunto: RE: Carga tarjeta BIP

Ok. Autorizado

PR Roberto Vergara Navarrete

s E s
ikt Py AT

Ministerio del
*
intﬁﬂﬁr y Keististerio del interiyr ¢ Sepuridad Piblice
Sﬂg&r‘ld aé ?xre(':s:mn: {}r %armsfu%ﬁinebn 11, Providenon, Santiago.
?’ﬁ bl . Tol8fon: (563 248636515
ca www drerioficial ol

De: Mario Hernan Casas Farias

Enviado el: miércoles, 08 de mayo de 2019 10:30

Para: Caja Chica Diario Oficial

CC: Alejandra Bravo Cordero; Margarita Elena Vilches Mellado; Roberto Esteban Vergara Navarrete

Asunto: Carga tarjeta BIP

Estimado, solicito $ 10.000 para carga de Tarjeta BIP N° 26323333 saldo actual $ 1.120

Atte.

IR Mario Casas

Ministerio del i ;
Interior y winistesio del Irterior y Saguridad Plblica
: Diraceiore Dr. Torres Boonen #511, Prosidoncis, Santiago
sggundad Totbforo: (56 23 J4863517
PU b ll ca vesrw dHacioficial ol



Comprobante de Egreso de Dinero Folion°® 22

FECHA
08-05-2019
PAGADOA: Alejandra Bravo
POR CONCEPTO : compra llave Monomando y Tapa WC Bafho

47.980 C/
Uo

FIRMA

RUT /jé¥50779“0




w

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000132637917
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AMERICO VESPUCIQ 1011
MAIPU - SANTIAGO -

072020648023 TAPA WC ELONG C LE 16.!
SUB TOTAL 16,990« @

TOTAL DESCUENTOS 0

EFECTIVO 17.000

CAMBIO 10

OTAL 16.990

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl -

FECHR  HORA LOCAL CR TRX
7/05/19 20:42 0077 07 0319
ATENDIDO POR : LUZ INOSTRCZA

LOCAL SAP : EBO3

266369636 33636336 6 J6 66 36 3636 006 I3 336 300 0636 3 30 2
Participa y Gana Gift Card de $150.000
Evalua fu experlencla de compra

En http://uwww.easy.cl/encuesta
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!
3636363036 3 3636 9036 3630 3303 I I NI I IR NN

Esta bolata es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

A A

2019050700770

xxxxx%  NUNCA PRGARA DE MAS  wxwxxx

990 . . .




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

/ﬁ L S
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 12:23

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Asunto: RE: Compra asiento WC

Ok. Autorizado

PN Roberto Vergara Navarrete

argade Adrpmdstracion y Finanzas
Ministerio del  Uiaro Oficial
interlﬂr y Ministerio del Interior y Saguridad Pablica
segund ad Direccion: [)ri Jorres Boonen #511, Providencis, Santiago.
Pﬂbr Teléfom: (56-2 24B63615
blica www.dinrioficial.cl

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 11:37

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: Compra asiento WC

Estimado Roberto
Solicito autorizacion para la compra de asiento de WC de bafio de hombres, el cual se encuentra roto. El precio aprox.

es de $15.000.-
Atte.,

I
Nataly Cartes

{Mario Ofwial

Ministerio del

! ] Ministerio del interior y Seguridad Pdblica
!nterl?r y DBireccion: Dr. Torres Baonen #511, Providencia, Santiago.
Segundad Teléfono: (56-2) 24863630
pﬁb[i ca www diarioficial.cl



«m

X%

Y

R.U.T. 76.568 6601 -
BOLETA ELECTRONICA No 000132637916
SIT SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AMERICO VESPUCIO 1011
MAIPU - SANTIAGO

780981202154 M MAN LAVAP FU 30.990
SUB TOTAL 30.990
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 31.000
CAMBIO 10
TOTAL 30.990

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
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Marcelo Antonio Vilches Hernaﬂgi

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 12:24
Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos
cC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Compra monomando lavaplatos cocina |
Nd
Ok. Autorizado.. = i
No sé si por caja chica, podria ser via portal ,f,\/c _
NTS \J A Ll
~o™
x
Emmem oot Roberto a Navarrete
En nistracidn y Finanzas
Ministerio del Diario Oficial
h‘tef iﬂr y wtinisterio del intarior y Seguridad Plblica
SegUﬁd ad Direccion: Dr. Torres Boonen #5171, Providencia, Santiago.
oy, o Teléfoma: (56-7) 24863615
Pubhm www.diarioficial.cl

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 11:42

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: Compra monomando lavaplatos cocina

Estimado Roberto
Solicito autorizacion para la compra de monomando para lavaplatos ubicado en la cocina, el cual se encuentra muy

deteriorado y no se ha cambiado nunca.
El precio aprox. es de $53.000.-
Atte.,

Monomando para lavaplatos IN-985 Teka
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Comprobante de Egreso de Dinero Folion® 23
FECHA |
08-05-2019
PAGADOA: Irma Ortiz
POR CONCEPTO : Taxi Traslado director Diario Oficial
4,370
FIRMA L

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
52404 29-04-19 | BICENTENARIO 2.510
8253 29-04-19_| RETORNO A D. O. 1.860
TOTAL..ccotitinntitiettnntnnineieanssrensenesnesmsssssssasesstsssasessesne $4.370.-




FDZJ-57 #0008233

Fecha 29/04s2019
de 15:09 a 15:16
TARIFA
B.Bandera #0300
c/200m $0130
c/60se9.  $0130

TOTAL & PAGAR
B.Bandera § D300
002200mts $01430
0001 min. 300130

TOTALF 01880
NEICHMY ISEL

CEL 9 74142 84
Las 1]




Marcelo Antonio Vilches Hernandez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 9:49
Para: Irma Ortiz Rojas

CcC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: RE: Boleto de taxi.

OK. Autorizado. Solicitar con original reembolso a Marcelo

BN Roberto Vergara Navarrete
Encargade Administracion y Finanzas

Ministeriodel  Diano Oficiat

Interiory Ministerio del interior y Seguridad PGblica
seguﬂd aé (}ireccinn: Dr.. forres Boaneri #511, Providencia, Santiago.
Pﬁbﬁ Taléfona; (56-2) 24863615

ca www.dinriaficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: lunes, 29 de abril de 2019 17:52
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Boleto de taxi.

Envio boletos de taxi para su reembolso.
Atte.

I  Irma Ortiz Rojas

...... i3 de Direcoion

Ministeriodel  Dizno Ohast

“Iteﬁor V Ministerio del interior y Seguridad Ptblica
Se undad Direccion: Gr, Yorres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Pab[- Telbfona: (56-2) 24863623

tica www dharioficial.cl



Comprobante de Egreso de Dinero Folion® 24

FECHA
08-05-2019
PAGADOA: Francisco Jofre
POR CONCEPTO : Carga de tarjeta bip N°16006737
#1
FIRMA /
7 ——

222X 3V O

RUT




Francisco Jofré Lépez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: : funes, 08 de abril de 2019 17:20

Para: Francisco Jofré Lopez; Caja Chica Diario Of
Asunto: RE: Carga Tarjeta Bip

Ok. autorizado

IR Roberto Vergara Navarrete
.. Encargado Adronistracion y Finanzas
Ministeriodel  Diario Gficial

Interiory Ministerio del inberior y Segueidad Pebtica
Seguﬁd &d Qimmion: U, Torres Boonen #5171, Providencia, Santiago.
Pﬁb{ i ; Teldfonx (56-23 24863615

tica www.diarioficial.o

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: lunes, 08 de abril de 2019 13:50
Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Carga Tarjeta Bip

Roberto,
Buenas tardes,

Solicito autorizacién para recargar $ 5.000 en tarjeta bip 16006737
Para trasiado por retiro sobres inapi.

Atte

W  Francisco Jofré Lopez

Encargado Contabilidad
Ministeriodel  Diario Oficial

Interiory Ministerio del Interiory Seguridad Piiblica
. Direccion: Dr. Tormes Boonen #5311, Providencis, Santiago.
. a .  Santiago
S?gund d Teléfono: (56- 2 24863620
Pablica weoews diarioficial.cl

amam————

WNETRO UE SANTIAGO

0 -RACION: CARGA MONEDERO

S-RVICLO DE VENTA:
F ‘CHA DE OPERACION:
FORA D OPERACION:
N10. De OPERACION:

ESTACION: Salvador
N10. L2 POS: 274
N 10. D VENDEDOR: 20381422
N1, Dy CHIP 1635937240
N10. TARJETA BIP! 16006737
SA D0 AJTERIOR: $ 1.310
WINTO iINTREGADO: $ 5.000
(CARGA rFECTUADA: $ 5.000
VIELTO: $0
S 4.DO N TARJETA: $ 6.210

Cosarve SU comprobante
¢ yyiclo al Cilente Tarjets Pt

. tar jetabiy ¢l 0 600 770 J073

tFplicitaciones!
ailg? una de las promociones
ds Club bip!, o accrde
21 mumdo de beneficios
jie Club Metro tleng para tl.

Infarmate e inscribete en
W nmetro.cl v obten mas
beneficios.

)

I

005841



Comprobante de Egreso de Dinero

Folion® 25

FECHA
08-05-2019
PAGADOA: Francisco Jofre
POR CONCEPTO : Extencion Cable de red 5mts.

7.990

FIRMA

RUT




Francisco Jofré Lépez

De:
Enviado el:
Para:

cC:

Asunto:

Ok. Autorizado...

Roberto Esteban Vergara Navarrete
lunes, 15 de abril de 2019 12:06
Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio
Aguilar; Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

RE: Compra de cable USB

BN Roberto Vergara Navarrete

Encargado Administracion y Finanzas

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pablica

MHario Ohciat

winisterio del Interior y Seguridad Pblica

Direccion: Or, Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Tethfona: (56-2 24863615

www dinrioficial.cl

De: Nataly Artemisa Cartes Cubillos
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 11:22
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez; Pa

Valenzuela
Asunto: Compra de cable USB

Estimado Roberto

Solicito autorizacién para la compra de:

- Cable USB de 5 mts. para impresora
- Extensién de cable USB de 5 mts.

Lo anterior, para cambiar de ubicacion impresora utilizada por el Director ¢

Valor total aprox. $15.000.-
Gracias.
Atte.,

Ministerio del
Interiory
Seguridad
Pablica

Nataly Cartes

Mharin Ofinat

Ministerio del Interior y Seguridad Pablica

Direcciasr: O, Yorres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Tetdfor (56- 21 24863630

www.diariaficial.cl

Vilches Hernandez; Pablo Andres Cordero

blo Andres Cordero Aguilar; Rodrigo Patricio Bastias

LS

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA

R.UT.: 83,030.600-5

Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago ) )
G1ro:"Art1‘g‘81os electricos, electronic
os, hogar, oficina y otres

BOLETA ELECTRONICA W' 6264644
Fecha Emisién: 22-03-2019

sucursal: Av uib gernardo ohiggins 845
T santiago Centro - santiago - Santiag

o} . N
caja: 17 1 MUYOZ MARTINEZ SARA BEATR
vendedor: 2125 : SILVA CAMEJO ADRIAN J
QSE

DETALLE TOTAL
TBEEIECABLE DE RED 15M GRIS 7990
24AWG CATSE ARMADC
1 X 7.990
SUB~TOTAL 7.990
RECARGOS 0

DESCUENTOS

Timbre Electrénico SII
Res . B0 de 2014
verifique documento:
www . casaroyal.cl o
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Rodrigo' Patricio Bastias Valenzuela

De: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 12:17

Para: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela; Roberto Esteban Vergara Navarrete
CC: Nataly Artemisa Cartes Cubillos; Pablo Andres Cordero Aguilar

Asunto: RE: Compra de cable de red armado

Estimado, favor de autorizar la compra de cable de red para extender coenxion desde ex-oficina de Tesoreria a ex-
oficina de Francisco Jofré, de modo de habilitar un segundo PC para Correctores.

Eﬂsﬂnmlﬂl Buscar producto

Comunicaciones Computacion Electronica, Audio y Video Electrodomeésticos

Inicip = Cables de Red

Cableder
MODELQO: S/im

Conecte su sv
casa o trabaj
ambos extrem

$7.990

Cantidad -

Métodos de «
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Rodrigo‘Patricio Bastias Valenzuela

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gov.cl>
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 13:52

Para: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

cC: Nataly Artemisa Cartes Cubillos; Pablo Andres Cordero Aguilar
Asunto: Re: Compra de cable de red armado

Ok. Proceder

Enviado desde mi iPhone

El 19-03-2019, a la(s) 12:16, Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela <rbastiasv(@interior.gob.cl> escribid:

Estimado, favor de autorizar la compra de cable de red para extender coenxion desde ex-oficina de
Tesoreria a ex-oficina de Francisco Jofré, de modo de habilitar un segundo PC para Correctores.
<image001.jpg>

Atte.

<image002.jpg>



