Subsecretaria del Interior
Division Administracion y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PUBLICA

13 FEB 2020

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Diario Oficial

Depto. Finanzas
Oficina de Partes

AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

RESOLUCION EXENTA N° 294
SANTIAGO, 28 DE ENERO DEL 2020.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
1.028 y 1.263, ambos del afo 1975, el Decreto N° 2.137,
del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del
Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 05 del 14 de Enero del
2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don
MARCELO ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.U.T. I}
B ~ dministrativo, Grado 10° de la E.UR, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempeno de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

Segundo. De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucion
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

Tercero. La Pdliza de Fidelidad

Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

NOTESE y COMUNIQUESE.

R

RANCISCO GALLI BASILI ;
ubsecretario del Interior \




Ministerio del
= Interior y
> Seguridad

Pablica

Gobierno de Chile

Memo N° 37 Q

Santiago, 13 pIC 7070

DE : JUAN JORGE LAZO RODRIGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, remito boletas de rendicidon de caja chica correspondiente a
gastos realizados al 15 de diciembre del presente afio, cuyo monto asciende a la suma
de $181.040.-

Ademas, se incluye comprobante de depdsito por $590.-, correspondiente al
saldo disponible, depositado en la cuenta corriente N°9005463 del Banco Estado.

Imputese al item 22.12.002 “Gastos Menores”.

Sin otro particular saluda atentamente,

JJLR/RVN/FJL/DRZ/NCC
DISTRIBUCION:
e Laindicada
e Archivo (Depto. Diario Oficial)



RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 08 FECHA: 15 Diciembre 2020

. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

A.  SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS:  SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

B.  IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARCELO VILCHES HERNANDEZ

C. PERIODO DE LARENDICION DESDE EL DIA: 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020

D. RESOLUCION EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 294  FECHA 28 enero 2020

A.  TOTAL DE LOS INGRESOS:

SALDO RENDICION ANTERIOR :

CHEQUE NUMERO :

CHEQUE NUMERO:

B.  TOTAL DE GASTOS:

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

IMPUTACION :

E.  SALDO REND. SIGUIENTE

C. SALDO PRESENTE RENDICION :

D.  REINTEGROAU. OTORGANTE :

. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS
$ 171.383
$ 10.248
VALOR $
VALOR : $
$ 181.040
VALOR $ 17.470
VALOR $ 16.000
VALOR § 24000
VALOR : $ 5.000
VALOR $ 12.000
VALOR : $ 3.000
VALOR : $ 1600
VALOR : $ 90000
VALOR : $ 11970
$ 1
()8
=)$
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PAGINA NUMERO: 01

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRo. DOCTO. [ FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
115540246 14-12-2020 Liquido para limpia pantalla - mouse inalambrico 17470
26323333 14-12-2020 Carga tarjeta Bip 26323333 16.000
42229859 14-12-2020 Carga tarjeta Bip 42229859 24.000
24918074 11-12-2020 Carga tarjeta Bip 24918074 5.000

SIN 11-12-2020 Recibo Correspondencia mes noviembre 12.000
779783 11-12-2020 Compra Pintura Spray 3.000
206642 15-12-2020 Copia de llave covid 1.600

2383 15-12-2020 Bateria note book instalada 90.000
11540646 15-12-2020 San Disk Pendrive 16 GB USB 2.0 3 UNIDADES 11.970
0 00-01-1900
0 00-01-1900

SUB TOTAL HOJA 1




Mario Hernan Casas Farias

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 16:03

Para: Mario Hernan Casas Farias

cC: Francisco Jofré Lopez; Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Asunto: RE: Caja Chica

autorizado

EmmEE 0 00 Roberto Vergara Navarrete

51’31 I" stracion y ¥ Els}i W Zas

Ministerio del

inter‘or y Ministerio del Interior y Seguridad Piblica
Segund ad Direccion: Dr. Torres Boonen 4511, Providencia, Santiago.
Pﬁbt. Teléfona: (56-2) 24863615

1ca www.chiarioficial.cl

De: Mario Hernan Casas Farias

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 15:47

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Francisco Jofré Lopez; Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Asunto: RV: Caja Chica

Don Roberto, solicito la autorizacion de las siguientes compras realizadas.

Rodrigo Bastias § ‘OQO compra baterla Notebook instalada B
Rodrigo Bastias $
Gherman Araneda |
Daniel Reinoso !

00 2 Copias de llaves para Bodega Covnd Bo':
) Compra de 3 Pendrive Bc

Atte

B T Marlo Casas Farias

Ministerio del t:‘= vision Administracién
| nteﬁor y Ministerio del Interior y Seguridad Piblica
Segurid ad Teainos 92 pisob, Santiago, Chite
- . Teléfona: ( 56-21 24863729
PUbh ca weww.interior gohcl

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2020 16:34

Para: Mario Hernan Casas Farias <mcasas@interior.gob.cl>; Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela
<rbastiasv@interior.gob.cl>

Asunto: Caja Chica

Don Mario
Favor entregar al sr Rodrigo Bastias $ 103.000



Bateria note book instalada

1 11/12/2020 Rodrigo Bastias 80.000
2 11/12/2020 Rodrigo Bastias {oinon U e paraimpia panila
7. 13.000 Dos mouse Inalambrico

Atte

N Francisco Jofre Lopez

Encargado Contabilidad
Ministeriodel  Diario Ofical
Interiory Ministerio del Interiory Seguridad Piblica

3 Direccion: Dr. Tormes Boonen #511, Providencia, Santiago.
S?gundad Teléfono: (56- 2 24863620
Publica wewew diarioficial cl



R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA

NS 11.540.246
S.1.1. - SANTIAGO ORIENTE

3

TR e
PR
AR T
-

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Manuel Monit 170, Providencia, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales

Pagina Webh: www.pcfactory.cl

Condicién de Pago: Efectivo <
Forma Entrega: Entrega inmediata
Vendedor: Alexis Chacon C.

Email: achaconc@pcfactory.cl

Facha Emiggon: 1dﬂtg i re de 2020

’ V'
lo / P.URngehai~ Valor

medd@nual b, o 8380
PCEAC ORY S0

Spekira Kit de limpieza 2 en 1: 120mt de liquido
+ pafo

($4.190 ciu)

1 x ID 36215 (3 meses 9980
Garantia Legal) .

HP Mouse HP 200 Wireless Negro
{$9.990 c/u)

900
Descuento {4.897%)

TOTAL $ 17.470

Timbre Electrénico Sil
Res. 136 de 2003 - Verifique documento

b Al



METRO DE SANTIAGO

JPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
“ECHA DE OPERACION: 14/12/20
10RA DE OPERACION: 13:40:59

\RO. DE OPERACION: 605
ZSTACION: Salvador
\RO. DE POS: 215
NRO. DE VENDEDOR: 14664362
NRO. TARJETA BIP! 26323333
SALDO ANTERIOR: $ 7.840
CARGA EFECTUADA: $ 16.000
MONTO ENTREGADO: $ 20.000
VUELTO: $ 4.000
SALDO EN TARJETA: $ 23.840

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

WwwW.tar jetabip.cl 6 600 730 0073

Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en

Www.metro.cl y obten mas
beneficios.

M

015822666748290



METRO DE SANTIAGO

JPERACION: CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: 2
-ECHA DE OPERACION: 14/12/20
10RA DE OPERACION: 13:39:49
{RO. DE OPERACION: 604
=STACION: Salvador
{RO. DE POS: 275
{RO. DE VENDEDCR: 14664362
VRO. TARJETA BIP! 42229859
SALDO ANTERIOR: $ 1.360
CARGA EFECTUADA: $ 24.000
MONTO ENTREGADO: $ 30.000
VUELTO: $ 6.000
SALDO EN TARJETA: $ 25.360

Conserve Su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

WwW. tarjetabip.cl 6 600 730 0073

IFelicitaciones!
glige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en

WwW.metro.cl y obten mas
beneficics.

93640 l Ilﬂﬂﬁlu

927281



Francisco Jofré Lopez

De: Francisco Jofré Lépez

Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 15:03
Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Recarga Tarjetas Bip

Estimado Roberto,

Solicito autorizacién para efectuar carga de tarjetas bip

Ne Monto
42229859 $ 24.000
26323333 $ 16.000
Atte

B  Francisco Jofre Lopez

Encargado Contabilidad

Ministeriodel  Diarc Ofical
|nte|’i0l’ y Ministero del Interory Seguridad Plblica

: Direccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santisgo.
Segundad Teléfono: (56- 2 24863620

Publica vevewe diarioficial.cl



METRO/DE SANTIAGO

OPERACTON: CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 04/12/20
HORA DE OPERACION: 13:43:20
#'10. DE OPERACION: 864
tSTACTON: Santa_{ucia
NRO. DE POS: 226
NRO. DE YENDEDOR: 14164926
NRO. TARJETA BIPYL 24918074
SALDO ANTERIGR: $-350
CARGA EFECTUADA: $ 5.000
MONTO ENTREGADO: $ 10.000
VHELTO: $ 5.000
SALDO EN TARJETA: $ 5.350

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

Wi tarjetab ip.c 07600 ™ 3

'Felicitaciones!
glige una de las promociones
de Club bip!, ¢ accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscr bete en
Wy metro.cl y obten mas

beneficios.
ul1|'lu. 'l llrlil l ll“
l93J1005824 |54

0.)



Francisco Jt_)l’ré Lopez

e =
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 17:36
Para: Francisco Jofré Lépez; Caja Chica Diario Oficial

Asunto: RE: Carga Tarjeta Bip

Ok. Autorizado..

IS Roberto Vergara Navarrete
Encargado Administracion y Finanzas
Ministerio del Diario Oficial

Interior '} Ministerio del Interior y Seguridad Poblica

Segurid ad Direccion: Dr. Torres Boonen 511, Providencia, Santiago.
- Tel&fon: (56-2) 24863615

pu buca www.diarioficial .l

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 12:40
Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Carga Tarjeta Bip

Estimado Roberto,

Solicito autorizacién para cargar $ 5.000 en tarjeta bip n2 24918074, que utiliza Gherman Araneda, para realizar
entregar, retiro de documentacién y cobro de cheques.

Atte

I Francisco Jofre Lopez

Encargado Contabilidad
Ministeriodel DianoOfical
Interior y Ministerio del Interiory Seguridad Piblica
Seguridad Direccion: Dr. Tormes Boonen #511, Providencia, Santiago.

. Tel&fono: (56-2 24863620
Pablica vevew diarioficial.cl
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Francisco Jofré Lopez

==
De: Francisco Jofré Lopez
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2020 11:51
Para: Caja Chica Diario Oficial
Asunto: Compra Pintura Spray

Estimado Roberto,

Solicito autorizacion para compra de un spray por $ 3.000 para realizar marca de asignacién en bodegas de Agustinas.

Atte

I  Francisco Jofre Lopez

Encargado Contabilidad
Ministerio del Diario Ofical
Interior y Ministerio del Interiory Seguridad Piiblica
segun‘dad Direccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.

e Teléfono: (56-2 24863620
Pablica wewew.diarioficial.cl
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2 COPIAS DE LLAVES
BODEGA COVID



MANUEL ANTONIO PONCE ANTILEF

R.U.T.: 9.323.404-9
COMPRA Y VENTA DE PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORES
SERVICIO TECNICO
ZENTENO N° 980 L 35-B

VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA DE

N° 002383

SANTIAGO CENTRO DA MES T JARD )
AR ADBA COARDIITAS«C iR [ X
SWEAS AR MW %W IVEE mSfNaw awwau )
CANT. DETALLE MONTO
Vi ’7 . ;I /,
7
L f:
RODRIGO RENE CABRALES GAMBOA -R.U.T. 7.812.646-9 / ARTURQ PPRAT 1085 SANTIAGO 2
TOTAL $ LA

DUPLICADO: CLIENTE

o

- &

318377~ pockardb
- r:tf

%2 scom

S ANVIDIA ml

A BIOSTAR %

Gem'usi Siadapte
, = ¥ 1 ingsto
inu‘ OK]
&:
Mapgor @
AMDID1 QCCl
L35 voswis,



miércoles 23-12-2020 13:57

Francisco Jofré Lopez

RE: rendicion gastos menores
Para Veronica Aros Silva; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
CC  Juan Carlos Villalobos Passi; Daniel Alejandro Reinoso Zamudio; Mataly Artemisa Cartes Cubillos

0 Respondid a este mensaje el 23-12-2020 14:34,

Estimada Veronica.
Rodrigo Bastias, encargado de Informatica me indica lo siguiente

Usuario: Roberto Vergara

Motebook: HP EliteBook Folio 1040 G1

Serie: 2CE41720XH

Codigo Inventario: 035764

Problema: Bateria presenta problemas de carga, equipo se apaga constantemente.

Agradeceré confirmar recepcion conforme de justificacion.

Atte

I Francisco Jofre Lopez

. . Encargado Contabilidad
Ministeriodel  Diario Ofical

Interiu ry Ministero del | nterory Seaurndad Piblica
3 Direccion: Or. Tomes Boonen 4511, Prowidencia, Santaao.
Seguridad
E Tel&fono: (56-2 248623620

Puablica M I



R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA

N2 11.540.646
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales

Pagina Web: www.pcfactory.cl

GERMAN ARANEDA

RUT: 8.963.354-0

Giro: PART

Condicidn de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Envega Inmediata
Vendedor: Jorge Cubillos A.
Ermnail: jeubilios@pefactory ol

Facha Emision: 15 de Diciembre de 2020

Cantidad / Articulo / P.Unitario UVai"o}_

3 x ID 33759 (3 meses 12.570
Garantia Legal)

SanDisk Pendrive 16GB USE 2.0 Cruzer Blade
($4.900cm)

600
Descuenio {4.771%)

_TOIALS 11870

» Timbre Elactrénico Sil
Res. 136 ga 2008 - Verifique documanto



5_;‘ BaricoEstado——

Sucursal Sucursal 050 STGO.PROV.HOSPITA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposito Efectivo

15/12/2020 13:41:42  Terminal :0573
Cajero  :cnfxpCIHGI

Cuenta 19005433
Rut Dep. :60.501.000-8

Monto : $590,UU

Titular

MINISTERIO DEL INTERIOR

cs  FIDi4m4

Los depdsitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depésito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Informese sobre la garantia estatal de los depdsitos en
su Banco v en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



5,_: BaricoEstado

Sucursal Sucursal 050 STGO.PROV.HOSPITA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depdsito Efectivo

15/12/2020 13:41:42  Terminal :0573
Cajero  :cnfxpCIHG!

Cuenta 59005463
Rut Dep. :60.501.000-8

Monto f $590,UU

Titular

MINISTERIO DEL INTERIOR

CS - " FID14704

Los depositos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depdsito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Informese sobre la garantia estatal de los depdsitos en
su Banco v en www.shif.cl

COPIA CLIENTE



-

Francisco Jofré Lopez

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

De: Carolina Rojo Zapata

Veronica Aros Silva

lunes, 14 de diciembre de 2020 16:36
Francisco Jofré Lépez

RV: Datos Reembolso Gastos Menores

Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2020 15:35
Para: Veronica Aros Silva <varos@interior.gob.cl>
Asunto: RV: Datos Reembolso Gastos Menores

Nombre: Subsecretaria del Interior

Rut: 60.501.000-8
Banco: Estado

N° Cuenta: 9005463
Tipo Cuenta: Corriente

Atte

Ministeriodel ©0e

Interiory
Seguridad
Publica

arolina Rojo Zapata

o Qe esorend

Ministario del Interior y Seguridad Pablica
Teatinos 92 Piso 6, Santiago.

Teléfono: 24863313

www.interior gov.cl



Mario Hernan Casas Farias

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 16:56

Para: Mario Hernan Casas Farias; Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Asunto: Caja Chica al 15.12.2020

Datos adjuntos: Caja Chica al 15.12.2020.xIsx

Estimados,

Envio Excel, con detalle de caja chica.

Nombre: Subsecretaria del Interior
Rut: 60.501.000-8

Banco: Estado

N° Cuenta: 9005463

Tipo Cuenta: Corriente

De acuerdo a lo conversado con don Mario, mafana 15 se debe depositar el saldo sin utilizar de caja chica.

Modificar en Excel, en caso de ser necesario por los gastos presentados.

Atte
Francisco Jofré



¥ BaricoEstado

Sucursal Sucursal 050 STGO.PROV.HOSPITA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposto Efectivo

15/12/2020 134147 Terninal :0573
Cajero ‘enfxpCIHG|

Cuenta 19005463
Rut Dep. :60.501.000-8

Monto ; $590,UU

Titular

MINISTERIO DEL INTERIOR

CS - P4

Los depositos quedan sujetos a las condiciones generales
filadas por el Banco.

Revise su comprobante de deposito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en wwi .bancoestado c|

Informese sobre la darantia estatal de |os depdsitos en
su Banco u en wuw.shif g

COPIA CLIENTE



g:_ BancoEstado

Sucursal Sucursal 050 STGO.PROYV . HOSPITA

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Deposito Efectivo
23/12/2020 H1-46:10  Terminal :0573

Cajero  :cnfxpCIHG]

Cuenta f9005463

Rut Dep. :8.963.354-0

Monto ; $1?.U?U,UU

Titular

MINISTERIO DEL INTERIOR

CS 25055889

Los depdsitos gquedan sujetos a las condiciones generales
filadas por el Banco.

Revise su comprobante de deposito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www _bancoestado .c|

Informese sobre |a darantia estatal de los depositos ep

su Banco o en www.shif.cl

COPIA CLIENTE
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